13/01/2026, 10:06 Zimbra

Zimbra amanda.leal@turismo.es.gov.br
Fwd: ce 03
De : Comiss€0 Permanente de Licitag €0 ter,, 13 de jan. de 2026 09:35
<cpl@turismo.es.gov.br> 2 2 anexos

Assunto : Fwd: ce 03
Para : licitacao@alfat.com.br

Bom dia,

Encaminhamos a resposta do setor requisitante a respeito da solicitagado d o envio do
cronograma Fisico-Financeiro e os Critérios de Pagamentos.

At.te,

Comissao de Atividades de Licitagao
SETUR

De: "Rodrigo de Almeida Bolelli" <rodrigo.bolelli@turismo.es.gov.br>
Para: "Comiss€@o Permanente de Licitag€0" <cpl@turismo.es.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 13:07:42

Assunto: Re: ce 03

Prezados,

Em virtude da natureza da licitacao (ata de registro de preco), no ato da licitacao o
cronograma fisico-financeiro, pode ser merante ilustrativo, tendo em vista que as

solicitagdes dos servigos serao apresentadas por trechos , sendo assim, serao elaborados

os cronogramas fisico-financeiros correspondentes a cada trecho. O pagamento sera
realizado conforme o andamento das obras, respeitando um prazo maximo de 30 dias
apos a solicitacdo de medigdo.

Sem mais.

Atenciosamente

De: "Comiss€o Permanente de Licitag€o" <cpl@turismo.es.gov.br>

Para: "Rodrigo de Almeida Bolelli" <rodrigo.bolelli@turismo.es.gov.br>, "Gerencia de
Infraestrutura Turistica" <geinfra@turismo.es.gov.br>

Enviadas: Domingo, 11 de janeiro de 2026 23:32:42

Assunto: Fwd: ce 03

Boa noite,
Segue solicitagcéo referente ao certame CE n 90003/2025 para resposta.

At.te,

https://setur.correio.es.gov.br/h/printmessage?id=C:cbbff027-a8a2-4b05-b16c-1245d0f8b6ef: 16591 &tz=America/Sao_Paulo&xim=1
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